
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN AGAHEFENDİ İMAM HATİP ORTAOKULU8. SINIF 3. KURUMSAL DENEME (SANAL OPTİKLİ)71 145 145 12690

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (İNK) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe İnkılap TarihiDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,26 6 3 5,26 8 2 7,14 6 3 4,83 8 6 6,48 11 7 8,49 51 27 42,46 271,510

Okul Ortalaması 9 7 6,78 5 4 3,49 6 3 5,55 3 4 1,83 3 7 1,01 6 9 2,97 33 33 21,63 174,430

KATILIMLAR

1 136 AYŞE ÖRMÜŞ 8C 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 0 15,00 15 5 13,33 75 10 71,67 400,197 1 1 2 2 2164

2 16 NİSA KILINÇARSL 8C 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 16 1 15,67 16 4 14,67 72 15 67,01 399,763 2 2 3 3 2173

3 187 AYŞE ALTUNOK 8C 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 4 7,67 16 4 14,67 69 13 64,67 362,427 3 3 4 4 3161

4 205 ZEYNEP KILINÇ 8C 14 4 12,67 8 2 7,33 7 2 6,33 6 3 5,00 10 4 8,67 12 8 9,33 57 23 49,33 307,197 4 4 9 9 4672

5 105 EFE BALÇIK 8A 14 4 12,67 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 8 6 6,00 11 3 10,00 54 21 47,00 291,517 1 5 11 11 5169

6 65 ASIM KOÇAK 8B 18 1 17,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 3 1,00 12 7 9,67 46 17 40,34 269,743 1 6 14 14 5864

7 192 ELİF CANER 8C 16 1 15,67 7 1 6,67 9 1 8,67 5 4 3,67 2 5 0,33 10 5 8,33 49 17 43,34 261,567 5 7 16 16 6146

8 168 HÜSEYİN GÖZEL 8B 12 4 10,67 5 4 3,67 7 3 6,00 1 2 0,33 3 2 2,33 13 4 11,67 41 19 34,67 251,463 2 8 19 19 6548

9 218 SENA ŞİMŞEK 8D 11 7 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 4 3,67 9 10 5,67 52 24 44,01 247,320 1 9 20 20 6708

10 184 SALİH GÜNDÜZ 8B 12 4 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 2 4,33 3 2 2,33 9 8 6,33 47 18 41,00 243,597 3 10 22 22 6862

11 189 AYŞEGÜLL ÖZDEMİR 8C 15 3 14,00 8 2 7,33 9 1 8,67 2 4 0,67 2 8 -0,67 9 9 6,00 45 27 36,00 228,380 6 11 30 30 7477

12 68 ABDULKERİM ARUN 8B 10 7 7,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 2 2,33 2 6 0,00 11 7 8,67 45 23 37,34 224,347 4 12 33 33 7644

13 200 BETÜL DİKER 8C 12 3 11,00 4 6 2,00 9 1 8,67 4 2 3,33 5 6 3,00 7 8 4,33 41 26 32,33 224,303 7 13 34 34 7650

14 186 ONUR ALKAN 8B 11 6 9,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 3 2 2,33 8 10 4,67 43 25 34,66 220,553 5 14 35 35 7816

15 202 SEBAHAT GÜLEK 8 12 6 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 2 4,33 2 10 -1,33 10 8 7,33 46 29 36,33 219,317 1 15 36 36 7864

16 180 NİZAM BABAARSLAN 8B 11 1 10,67 6 3 5,00 6 2 5,33 2 1 1,67 3 0 3,00 4 5 2,33 32 12 28,00 207,603 6 16 41 41 8375

17 243 AYŞENUR KUZAN 8C 9 2 8,33 5 2 4,33 9 1 8,67 1 1 0,67 9 6 7,00 33 12 29,00 204,707 8 17 45 45 8534

18 320 HİRANR ŞANLI 8C 11 8 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 4 3,67 5 6 3,00 8 12 4,00 39 40 25,67 203,303 9 18 47 47 8581

19 199 NAZLI ŞAHİN 8C 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 1 5,67 4 7 1,67 5 11 1,33 40 29 30,34 199,670 10 19 48 48 8742

20 193 FATMANUR PARLAK 8C 13 4 11,67 7 3 6,00 8 1 7,67 3 4 1,67 2 8 -0,67 7 12 3,00 40 32 29,34 197,937 11 20 51 51 8817

21 176 MURAT ŞAHBAZ 8B 11 5 9,33 2 1 1,67 8 1 7,67 5 2 4,33 2 3 1,00 5 5 3,33 33 17 27,33 197,027 7 21 52 52 8866

22 230 EMİNE KAYGISIZ 8D 11 4 9,67 3 6 1,00 10 0 10,00 3 3 2,00 4 3 3,00 31 16 25,67 196,947 2 22 53 53 8868

23 183 SABRİ BULUT 8B 11 8 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 1 3 0,00 4 5 2,33 5 5 3,33 34 28 24,66 194,293 8 23 55 55 8998

24 63 ABDULLAH DEMİRKIRAN8A 11 4 9,67 4 6 2,00 9 1 8,67 2 3 1,00 2 3 1,00 4 5 2,33 32 22 24,67 188,280 2 24 58 58 9246

25 382 BÜŞRA DOĞAN 8D 11 7 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 4 2,67 3 10 -0,33 6 10 2,67 40 35 28,35 187,123 3 25 59 59 9306

26 112 FEVZİ EFE HATİPOĞLU 8A 10 8 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 1 2 0,33 2 9 -1,00 10 10 6,67 35 37 22,66 184,213 3 26 60 60 9430

27 229 RABİA DEMİREL 8D 11 6 9,00 2 3 1,00 8 1 7,67 2 2 1,33 4 7 1,67 4 7 1,67 31 26 22,34 182,817 4 27 61 61 9488

28 3 MEHMETEMRE ÇETİNKAYA8B 9 8 6,33 7 1 6,67 1 1 0,67 5 4 3,67 8 8 5,33 30 22 22,67 182,367 9 28 62 62 9513

29 185 YAŞAR TIRAŞOĞLU 8B 10 9 7,00 6 1 5,67 9 1 8,67 2 4 0,67 4 5 2,33 3 6 1,00 34 26 25,34 182,170 10 29 63 63 9524

30 177 ARİ RARI 8B 10 1 9,67 0 1 -0,33 7 0 7,00 1 0 1,00 0 2 -0,67 6 7 3,67 24 11 20,34 177,743 11 30 65 65 9717

31 159 HACIMEHMET ALTUNOK8B 7 7 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 2 1 1,67 1 3 0,00 6 9 3,00 32 24 24,00 169,233 12 31 73 73 10049

32 116 EMRE COŞGUN 8B 7 5 5,33 4 2 3,33 9 1 8,67 2 1 1,67 0 1 -0,33 5 4 3,67 27 14 22,34 169,170 13 32 74 74 10053

33 89 FURKAN ŞAHİNGÖZ 8A 9 6 7,00 2 4 0,67 6 2 5,33 1 3 0,00 5 5 3,33 1 3 0,00 24 23 16,33 167,063 4 33 75 75 10143

34 201 NİHAL ERTÜRK 8C 13 3 12,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 6 1,00 4 11 0,33 3 13 -1,33 32 44 17,34 165,760 12 34 76 76 10192

35 195 HURİYENUR KAYA 8C 10 4 8,67 6 2 5,33 4 3 3,00 4 2 3,33 2 8 -0,67 3 8 0,33 29 27 19,99 162,423 13 35 80 80 10330

36 233 KAAN DELİHAN 8B 2 3 1,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 12 -1,00 10 4 8,67 26 28 16,67 160,720 14 36 82 82 10401

37 181 ORÇU N KAYAARSLAN 8 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 11 9 8,00 30 60 10,00 156,467 2 37 86 86 10594

38 64 AHMET YAKIN 8A 6 14 1,33 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 1 4 -0,33 8 10 4,67 31 42 17,00 150,423 5 38 88 88 10834

39 50 AHMET EMİR AYDOĞAN8A 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 2 15 -3,00 3 17 -2,67 37 50 20,34 149,603 6 39 89 89 10874

40 95 HASAN 8A 7 7 4,67 1 7 -1,33 6 3 5,00 0 1 -0,33 7 8 4,33 1 8 -1,67 22 34 10,67 147,783 7 40 92 92 10932

41 92 EMİRHAN KOCATEPE 8A 9 4 7,67 4 2 3,33 8 1 7,67 1 5 -0,67 1 7 -1,33 23 19 16,67 145,317 8 41 94 94 11033

42 196 HÜDANUR DEMİRBİLEK8C 7 6 5,00 7 1 6,67 1 2 0,33 2 1 1,67 1 6 -1,00 18 16 12,67 142,267 14 42 96 96 11148

43 244 EMRE ŞENER 8B 5 4 3,67 1 2 0,33 7 2 6,33 2 0 2,00 1 4 -0,33 4 7 1,67 20 19 13,67 140,977 15 43 99 99 11193

44 69 AHMET ÇETİN 8B 6 9 3,00 6 3 5,00 8 2 7,33 4 6 2,00 0 1 -0,33 2 5 0,33 26 26 17,33 140,270 16 44 100 100 11224

45 211 EYLÜL BAĞCI 8D 10 5 8,33 4 4 2,67 7 1 6,67 1 2 0,33 1 7 -1,33 1 8 -1,67 24 27 15,00 140,190 5 45 101 101 11226

46 182 OSMAN BENLİ 8B 7 10 3,67 1 8 -1,67 4 4 2,67 2 8 -0,67 4 7 1,67 6 14 1,33 24 51 7,00 136,773 17 46 103 103 11363

47 96 EYYUP ALTAN 8A 8 8 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 0 1 -0,33 0 1 -0,33 4 14 -0,67 24 32 13,34 136,200 9 47 104 104 11389
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,26 6 3 5,26 8 2 7,14 6 3 4,83 8 6 6,48 11 7 8,49 51 27 42,46 271,510

Okul Ortalaması 9 7 6,78 5 4 3,49 6 3 5,55 3 4 1,83 3 7 1,01 6 9 2,97 33 33 21,63 174,430

KATILIMLAR

48 101 EFE KILIÇARSLA 8A 7 13 2,67 8 2 7,33 8 2 7,33 0 7 -2,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 28 39 15,00 135,863 10 48 105 105 11407

49 175 BUĞRA ATEŞER 8B 4 6 2,00 2 3 1,00 2 2 1,33 0 3 -1,00 1 1 0,67 5 5 3,33 14 20 7,33 134,910 18 49 107 107 11440

50 231 EMİN VAROL 8A 8 10 4,67 3 6 1,00 4 6 2,00 5 2 4,33 5 10 1,67 2 15 -3,00 27 49 10,67 131,770 11 50 109 109 11543

51 98 İBRAHİM ŞENSOY 8A 5 10 1,67 4 6 2,00 4 4 2,67 1 1 0,67 2 8 -0,67 4 3 3,00 20 32 9,34 130,207 12 51 110 110 11589

52 0 SUDEN Z ALTUNOK 8D 5 6 3,00 6 1 5,67 5 3 4,00 0 5 -1,67 16 15 11,00 128,320 6 52 111 111 11642

53 194 MUHAMMED MAT 8B 5 12 1,00 6 3 5,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 24 42 10,00 127,497 19 53 112 112 11667

54 204 OSMAN ÖZKAN 8A 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 2 0,33 6 14 1,33 19 44 4,33 127,070 13 54 113 113 11682

55 130 AHMET EFE 8B 6 9 3,00 5 4 3,67 4 1 3,67 0 2 -0,67 1 1 0,67 16 17 10,34 127,050 20 55 114 114 11684

56 219 HİRA ÇALIŞKAN 8D 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 30 60 10,00 126,280 7 56 115 115 11705

57 232 EDANUR TIRAŞOĞLU 8 4 7 1,67 2 3 1,00 7 1 6,67 1 3 0,00 2 6 0,00 3 7 0,67 19 27 10,01 125,090 3 57 116 116 11733

58 203 SONGÜL KAÇMAN 8C 8 9 5,00 7 2 6,33 5 5 3,33 2 16 -3,33 22 32 11,33 123,217 15 58 119 119 11786

59 58 AHMET EMİN ÜNSAL 8A 8 10 4,67 1 1 0,67 8 2 7,33 2 4 0,67 2 18 -4,00 6 13 1,67 27 48 11,01 121,263 14 59 120 120 11841

60 97 HASANMERT UĞUZ 8A 2 1 1,67 3 1 2,67 7 1 6,67 1 3 0,00 0 2 -0,67 13 8 10,34 120,610 15 60 121 121 11862

61 220 İLAYDA ŞANAL 8D 9 8 6,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 2 1,33 1 15 -4,00 5 12 1,00 24 50 7,32 118,460 8 61 123 123 11932

62 67 BİNALİ COŞGUN 8A 11 7 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 17 -4,67 3 14 -1,67 28 55 9,66 115,557 16 62 126 126 12007

63 213 İREM KARAKUŞ 8D 6 14 1,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 13 -0,33 5 15 0,00 26 61 5,67 112,950 9 63 128 128 12056

64 51 EREN EKİM 8A 4 14 -0,67 0 2 -0,67 8 2 7,33 2 5 0,33 2 6 0,00 16 29 6,32 110,037 17 64 130 130 12118

65 214 MAKBULE ALTUĞ 8D 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 8 -1,67 4 7 1,67 19 51 2,00 109,780 10 65 131 131 12123

66 207 UMUT ÇETİNKAYA 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 24 66 2,01 101,053 18 66 134 134 12295

67 228 İHSAN BAŞOL 8 6 14 1,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 5 0,33 5 15 0,00 5 15 0,00 20 67 -2,34 100,397 4 67 135 135 12309

68 366 SUDENAZ ALTUNOK 8D 3 7 0,67 2 10 -1,33 5 17 -0,66 96,813 11 68 138 138 12376

69 62 BAKİ ARSLAN 8B 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 13 47 -2,67 89,567 21 69 141 141 12491

70 103 OSMAN DEMİRKIRAN 8A 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 18 72 -5,99 80,187 19 70 143 143 12579

71 100 * *        A 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 0 20 -6,67 7 13 2,67 21 69 -2,00 71,880 20 71 144 144 12625
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