
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Agâhefendi Ortaokulu 8. SINIF 3.DENEME 49 243 470 10447

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,36 7 3 5,76 8 2 7,53 6 3 5,26 9 6 6,95 12 6 9,99 56 23 47,85 293,300

Okul Ortalaması 11 6 9,57 5 3 4,57 8 2 6,95 3 3 2,57 4 6 2,23 8 6 5,41 40 25 31,30 212,510

KATILIMLAR

1 136 AYŞE ÖRMÜŞ 8B 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 3 12,00 13 6 11,00 74 11 70,34 387,297 1 1 36 60 2494

2 187 AYŞE ALTUNOK 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 13 4 11,67 14 5 12,33 72 14 67,34 376,873 2 2 45 71 2798

3 16 NİSA KILINÇARSL 8B 10 9 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 17 2 16,33 67 16 61,67 356,530 3 3 55 91 3357

4 205 ZEYNEP KILINÇ 8C 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 10 6,67 15 5 13,33 71 19 64,67 351,933 1 4 58 95 3487

5 189 AYŞEGÜL ÖZDEMİR 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 6 1 5,67 5 1 4,67 15 2 14,33 64 6 62,00 344,627 4 5 60 99 3719

6 218 SENA ŞİMŞEK 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 14 5 12,33 64 15 58,99 336,423 5 6 62 107 3939

7 105 EFE BALÇIK 8A 17 2 16,33 7 2 6,33 10 0 10,00 6 2 5,33 10 6 8,00 9 4 7,67 59 16 53,66 316,893 1 7 67 118 4491

8 382 BÜŞRA DOĞAN 8C 15 4 13,67 7 1 6,67 9 1 8,67 7 2 6,33 8 7 5,67 10 5 8,33 56 20 49,34 292,413 2 8 80 147 5252

9 65 ASIM KOÇAK 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 2 1 1,67 2 1 1,67 13 4 11,67 51 12 47,01 287,523 6 9 82 151 5414

10 200 BETÜL DİKER 8B 13 6 11,00 6 4 4,67 10 0 10,00 4 2 3,33 7 4 5,67 12 5 10,33 52 21 45,00 282,603 7 10 90 165 5577

11 230 EMİNE KAYGISIZ 8 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 0 1 -0,33 5 3 4,00 4 4 2,67 44 13 39,68 250,683 1 11 117 218 6522

12 320 HİRANR ŞANLI 8C 16 4 14,67 8 1 7,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 4 -0,33 10 9 7,00 49 24 41,01 246,940 3 12 118 220 6631

13 180 NİZAM BABAARSLAN 8B 10 4 8,67 6 1 5,67 8 0 8,00 3 0 3,00 5 1 4,67 8 3 7,00 40 9 37,01 243,360 8 13 122 227 6733

14 184 SALİH GÜNDÜZ 8B 12 5 10,33 10 0 10,00 10 0 10,00 5 3 4,00 3 4 1,67 9 9 6,00 49 21 42,00 239,627 9 14 128 237 6851

15 193 FATMANUR PARLAK 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 4 2,67 1 11 -2,67 11 5 9,33 48 28 38,67 239,087 10 15 129 238 6870

16 168 HÜSEYİN GÖZEL 8B 12 7 9,67 6 2 5,33 9 0 9,00 1 2 0,33 2 4 0,67 11 4 9,67 41 19 34,67 232,370 11 16 136 252 7072

17 192 ELİF CANER 8B 13 5 11,33 4 4 2,67 10 0 10,00 5 3 4,00 2 6 0,00 9 5 7,33 43 23 35,33 227,913 12 17 140 256 7192

18 186 YUŞA ALKAN 8B 12 4 10,67 4 2 3,33 8 2 7,33 3 2 2,33 3 3 2,00 8 4 6,67 38 17 32,33 227,143 13 18 142 258 7213

19 183 SABRİ BULUT 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 1 3 0,00 4 6 2,00 8 4 6,67 39 27 30,00 217,920 14 19 148 274 7483

20 159 HACIMEHMET ALTUNOK8B 13 3 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 1 2 0,33 2 6 0,00 8 7 5,67 40 22 32,67 217,813 15 20 149 275 7489

21 224 E M R E Ş 8B 8 5 6,33 4 2 3,33 7 2 6,33 1 1 0,67 7 4 5,67 7 8 4,33 34 22 26,66 211,343 16 21 157 286 7682

22 112 FEVZİEFE HATİPOĞLU 8A 12 8 9,33 4 4 2,67 5 3 4,00 0 2 -0,67 3 6 1,00 10 6 8,00 34 29 24,33 208,123 2 22 161 295 7781

23 158 EREN YAŞAR 8D 13 7 10,67 3 5 1,33 4 6 2,00 5 4 3,67 5 8 2,33 6 9 3,00 36 39 23,00 198,943 1 23 166 309 8037

24 208 ELİF SUDE ÇETİN 8C 13 7 10,67 3 3 2,00 8 2 7,33 2 2 1,33 4 12 0,00 7 7 4,67 37 33 26,00 198,213 4 24 167 310 8059

25 199 NAZLI ŞAHİN 8B 11 7 8,67 5 3 4,00 8 2 7,33 1 5 -0,67 3 6 1,00 7 5 5,33 35 28 25,66 197,903 17 25 168 312 8069

26 176 MURAT ŞAHBAZ 8B 8 8 5,33 1 3 0,00 8 1 7,67 4 3 3,00 2 4 0,67 9 5 7,33 32 24 24,00 191,470 18 26 172 320 8239

27 232 EDANUR TIRAŞOĞLU 8C 9 3 8,00 1 4 -0,33 7 1 6,67 2 3 1,00 5 6 3,00 5 5 3,33 29 22 21,67 191,153 5 27 173 321 8242

28 243 AYŞENUR KUZAN 8C 11 7 8,67 4 3 3,00 10 0 10,00 6 0 6,00 0 6 -2,00 7 8 4,33 38 24 30,00 189,457 6 28 175 323 8280

29 0 ABDULKERİM ARUN 8B 13 6 11,00 9 0 9,00 7 1 6,67 3 1 2,67 32 8 29,34 188,003 19 29 179 328 8330

30 68 ABDULKERİM A 8B 3 2 2,33 12 2 11,33 15 4 13,66 178,857 20 30 189 348 8557

31 69 AHMET ÇETİN 8B 10 8 7,33 5 5 3,33 7 2 6,33 1 9 -2,00 1 5 -0,67 8 6 6,00 32 35 20,32 178,267 21 31 190 349 8567

32 3 MEHMETEMRE ÇETİNKAYA8B 13 5 11,33 6 1 5,67 7 3 6,00 5 4 3,67 2 6 0,00 3 13 -1,33 36 32 25,34 177,183 22 32 191 351 8594

33 195 HURİYENUR KAYA 8B 10 6 8,00 5 2 4,33 9 0 9,00 3 3 2,00 2 8 -0,67 5 8 2,33 34 27 24,99 175,877 23 33 192 354 8618

34 92 EMİRHAN KOCATEPE 8D 10 6 8,00 2 2 1,33 8 1 7,67 3 2 2,33 2 4 0,67 25 15 20,00 174,370 2 34 194 356 8658

35 116 EMRE COŞGUN 8B 10 6 8,00 1 2 0,33 9 0 9,00 0 1 -0,33 1 6 -1,00 5 5 3,33 26 20 19,33 167,120 24 35 198 367 8857

36 58 AHMET EMİN ÜNSAL 8D 14 5 12,33 2 3 1,00 8 2 7,33 0 1 -0,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 33 42 19,00 166,213 3 36 199 369 8877

37 222 HALİME ARSLAN 8C 7 8 4,33 5 2 4,33 5 4 3,67 1 6 -1,00 4 10 0,67 6 6 4,00 28 36 16,00 160,260 7 37 207 382 9013

38 101 EFE KILIÇARSLA 8D 7 10 3,67 9 1 8,67 6 3 5,00 4 6 2,00 3 7 0,67 29 27 20,01 159,217 4 38 208 384 9031

39 233 KAAN DELİHAN 8D 7 3 6,00 4 2 3,33 10 0 10,00 2 8 -0,67 4 9 1,00 27 22 19,66 154,057 5 39 209 391 9159

40 185 YAŞAR TIRAŞOĞLU 8D 6 6 4,00 4 3 3,00 7 1 6,67 1 7 -1,33 1 3 0,00 3 1 2,67 22 21 15,01 148,713 6 40 211 395 9268

41 211 EYLÜL BAĞCI 8C 10 9 7,00 5 3 4,00 6 4 4,67 2 4 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 30 43 15,67 146,663 8 41 214 399 9313

42 204 OSMAN ÖZKAN 8D 9 11 5,33 4 6 2,00 3 6 1,00 4 3 3,00 4 15 -1,00 24 41 10,33 145,973 7 42 215 400 9324

43 95 HASAN İLBAY 8D 11 8 8,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 10 0,67 2 16 -3,33 24 47 8,34 131,777 8 43 220 417 9628

44 62 BAKİ ARSLAN 8D 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 5 1,33 18 40 4,66 123,013 9 44 227 430 9777

45 0 *KL SRRL 8B 2 1 1,67 2 0 2,00 4 1 3,67 122,103 25 45 228 431 9797

46 336 SUDENAZ ALTUNOK 8C 6 8 3,33 1 7 -1,33 4 4 2,67 4 5 2,33 0 7 -2,33 4 6 2,00 19 37 6,67 119,480 9 46 229 436 9846

47 98 İBRAHİM ŞENSOY 8D 8 10 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 0 10 -3,33 6 14 1,33 2 18 -4,00 28 59 8,34 119,467 10 47 230 437 9847
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,36 7 3 5,76 8 2 7,53 6 3 5,26 9 6 6,95 12 6 9,99 56 23 47,85 293,300

Okul Ortalaması 11 6 9,57 5 3 4,57 8 2 6,95 3 3 2,57 4 6 2,23 8 6 5,41 40 25 31,30 212,510

KATILIMLAR

48 0 ASİ SRRI 8D 3 4 1,67 2 6 0,00 1 1 0,67 6 11 2,34 109,637 11 48 233 447 9996

49 97 HASANMERT UĞUZ 8D 1 4 -0,33 1 5 -0,67 5 4 3,67 1 1 0,67 1 4 -0,33 2 5 0,33 11 23 3,34 104,363 12 49 236 451 10072
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